lvonne DNO Plus <ivonne@dnoplus.com.mx>

g

AUTORIZACION ARRENDADORA MINERVA 2710

2 mensajes

DNO Ivonne Alejo <ivonne@dnoplus.com.mx> 27 de octubre de 2020, 13:30
Para: GENY DNO PLUS <geny@dnoplus.com.mx>

Solicito su autorizacién para continuar con el tramite del préstamo a la empresa ARRENDADORA MINERVA SA
DE CV, el monto de esta operacion es de $1,200,000.00

Por lo que requiero de su colaboracion.

Agradezco de antemano su atencién

Ivonne Alejo
ronnelddnoplus. com mx

GENY DNO PLUS <geny@dnoplus.com.mx> 27 de octubre de 2020, 13:39
Para: DNO Ivonne Alejo <ivonne@dnoplus.com.mx>

Buena tarde,
Adelante con el proceso.

Saludos.
[El texto citado esta oculto]



lvonne DNO Plus <ivonne@dnoplus.com.mx>

AUTORIZACION ARRENDADORA MINERVA

2 mensajes

DNO Ivonne Alejo <ivonne@dnoplus.com.mx> 11 de junio de 2020, 9:57
Para: GENY DNO PLUS <geny@dnoplus.com.mx>

Buenos dias, con el gusto de saludarle, solicito su autorizacion para continuar con el tramite del crédito de la empresa
ARRENDADORA MINERVA SA DE CV, que dentro de nuestro sistema arroj6 riesgo medio.
Por lo que requiero de su colaboracion.
Agradezco de antemano su atencion.

Saludos cordiales

lvonne Alejo
wonnefdnoplus. comomx

GENY DNO PLUS <geny@dnoplus.com.mx> 11 de junio de 2020, 10:19
Para: lvonne DNO Plus <ivonne@dnoplus.com.mx>
Estimada,

Una vez que el Director General ha procedido con la autorizacién, en mi cargo de Oficial de Cumplimiento y no habiendo
motivos para descarte, autorizo el otorgamiento del crédito solicitado.

Saludos cordiales.

---------- Forwarded message ---—------

De: FRANCISCO M. <francisco@dnoplus.com.mx>

Date: jue., 11 jun. 2020 a las 11:18

Subject: Re: AUTORIZACION ARRENDADORA MINERVA

To: GENY DNO PLUS <geny@dnoplus.com.mx>

BUENOS DIAS.

ENTERADO

CLARO QUE SI, ADELANTE CON EL CREDITO POR FAVOR.

SALUDOS.



» Minakata G.

:
B

El 11 jun 2020, a las 11:09, GENY DNO PLUS <geny@dnoplus.com.mx> escribio:
Estimado Director General,

Con el gusto de saludarle, le remito la presente solicitud de autorizacion para el crédito probable a
ARRENDADORA MINERVA, toda vez que nuestro sistema de prevencion de lavado de dinero, nos alerté
sobre riesgo medio.

Quedo atenta a su autorizacion.

Saludos cordiales.

[El texto citado esta oculto]
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lvonne DNO Plus <ivonne@dnoplus.com.mx>

AUTORIZACION ARRENDADORA MINERVA 1512

2 mensajes

DNO Ivonne Alejo <ivonne@dnoplus.com.mx> 14 de diciembre de 2020, 14:45
Para: GENY DNO PLUS <geny@dnoplus.com.mx>

Buenas tardes, solicito su autorizacion para continuar con el tramite del préstamo a la empresa ARRENDADORA
MINERVA SA DE CV, el monto de esta operacién es de 4,500,000

Por lo que requiero de su colaboracion.

Agradezco de antemano su atencién

vonne Alejo e, Vallarta #3233 A-22 ¥ 423

wonne@idnoplus.com.mx

GENY DNO PLUS <geny@dnoplus.com.mx> 14 de diciembre de 2020, 14:53
Para: DNO Ivonne Alejo <ivonne@dnoplus.com.mx>

Buena tarde, -
Adelante con la operacion.

Saludos
[El texto citado esta oculto]



